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Gare e affidamenti / Pannello / Lotti

Lotti

Oggetto*

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 28.02.2025-28.02.2025.

Descrizione*

CIG

B60A67B5B1

CUP

CUP

Criterio*

Solo prezzo

Formato offerta economica*

Non prevista

ELENCO FORNITURA
Oggetto: Richiesta offerta telematica ( D.Lgs.36/2023), come da Prot. U/395/2025.
Vogliate farci pervenire la Vs. migliore offerta, se interessati, secondo le moda-lità di seguito indicate per la fornitura come in oggetto.
Modalità di presentazione: Come da procedure piattaforma.
Si specifica che i pagamenti saranno cadenzati nella maniera seguente:
- Bonifico bancario a 30gg. dalla data di emissione della fattura.

Ufficio Tecnico

Servizi*

55444.04

Costi della manodopera*

0.00

Sicurezza e altri oneri non ribassabili*

0.00

Eventuali opzioni o rinnovi

0.00

Si ricorda che:

13/03/25, 14:50 TUTTOGARE - SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA IN FORMA ABBREVIATA S.C.M.C.

https://scmc.tuttogare.it/backend/gare/lotti/index.php?codice=1953&codice_round=1956 1/1

24/P/2025

https://scmc.tuttogare.it/backend/gare/
https://scmc.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=1953&codice_round=1956
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_44492930 Data richiesta 03/02/2025 Scadenza validità 03/06/2025

Denominazione/ragione sociale LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

Codice fiscale 10548370963

Sede legale RUE ROYALE 97 BRUXELLES BELGIO EE 00000

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Rossella Lazzara

Da: Andrea <amantegna@scmc.it>
Inviato: giovedì 27 febbraio 2025 14:46
A: 'Rossella Lazzara'; 'Patrizia Di Raimondo'
Oggetto: I: MAG per "SCMC Servizi Città Metropolitana di Catania" - rinnovo programma 

assicurativo 28.02.2025

 

 

Da: Salvatore Petracca <Salvatore.Petracca@magitaliagroup.com>  

Inviato: mercoledì 26 febbraio 2025 18:41 

A: Andrea <amantegna@scmc.it>; protocollo@scmc.it 

Cc: Daniela Vitale <daniela.vitale@magitaliagroup.com>; Maria Antonietta Russo 

<mariaantonietta.russo@magitaliagroup.com>; Irene Gattuso <irene.gattuso@magitaliagroup.com>; Silvia Paternò 

Castello <silvia.paterno@magitaliagroup.com> 

Oggetto: R: MAG per "SCMC Servizi Città Metropolitana di Catania" - rinnovo programma assicurativo 28.02.2025 

 

Buonasera Dott. Mantegna, 

 

Le confermo che sono state acquisite le proposte di proroga annuale dalle Compagnie in corso, opzione già prevista 

dalle condizioni contrattuali di entrambe le coperture assicurative. 

 

Segnalo che - in considerazione degli esiti della precedente indagine di mercato e della peculiare attività svolta da 

SCMC - tale strategia di piazzamento consentirebbe alla Società di ottenere i seguenti benefici:  

- RCA Libro matricola: la Compagnia ha mantenuto le medesime tariffe dello scorso anno, mentre il ramo 

assicurativo italiano fa registrare significativi aumenti tariffari 

- RCT/O: la Compagnia, sulla base del buon andamento tecnico, ha proposto uno sconto e quotato l’opzione di 

riduzione della franchigia di polizza 

- Termini di pagamento: entrambe le Compagnie concedono il pagamento del premio entro 90 giorni dalla 

data di decorrenza, consentendo una dilazione nel tempo dei Vs. impegni finanziari 

 

Tutto ciò premesso, riteniamo che la scelta di affidare alle Compagnie in corso per un’ulteriore annualità risulti la più 

vantaggiosa sia in termini economici che normativi. 

 

In attesa di riscontro, ci confermiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

*** 

Cordiali saluti, 

SP 

 

 

 
_______________________ 

Salvatore Petracca 

Account Executive Public Entities 

Corso Italia, 85 

95129 Catania 

Tel  +095 5938236 

Cell +39 331 6810798 

salvatore.petracca@magitaliagroup.com 

www.magitaliagroup.com   

 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. 
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Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 

comunicazione. Grazie This message, for the Regulation UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee 
or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you 

have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and delete this message  

 

Da: Andrea <amantegna@scmc.it>  

Inviato: mercoledì 26 febbraio 2025 18:08 

A: Salvatore Petracca <Salvatore.Petracca@magitaliagroup.com>; protocollo@scmc.it 

Cc: Daniela Vitale <daniela.vitale@magitaliagroup.com>; Maria Antonietta Russo 

<mariaantonietta.russo@magitaliagroup.com>; Irene Gattuso <irene.gattuso@magitaliagroup.com>; Silvia Paternò 

Castello <silvia.paterno@magitaliagroup.com> 

Oggetto: R: MAG per "SCMC Servizi Città Metropolitana di Catania" - rinnovo programma assicurativo 28.02.2025 

 

Egr. do2ore buon pomeriggio,  

visionata la Sua del 25 febbraio 2025, le chiedo se sono state espletate ulteriori indagini di mercato rispe2o a quelle 

operate presso le compagnie oggi in essere. 

In a2esa di riscontro, porgo cordiali salu6. 

______________________________________________________ 

Ufficio Legale Azienda Speciale S.C.M.C. -  Avv. Andrea Mantegna 
Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe  contenere informazioni riservate. Se aveste ricevuto questo 
messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo 
che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 
196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Da: Salvatore Petracca <Salvatore.Petracca@magitaliagroup.com>  

Inviato: martedì 25 febbraio 2025 16:27 

A: protocollo@scmc.it 

Cc: Andrea <amantegna@scmc.it>; Daniela Vitale <daniela.vitale@magitaliagroup.com>; Maria Antonietta Russo 

<mariaantonietta.russo@magitaliagroup.com>; Irene Gattuso <irene.gattuso@magitaliagroup.com>; Silvia Paternò 

Castello <silvia.paterno@magitaliagroup.com> 

Oggetto: MAG per "SCMC Servizi Città Metropolitana di Catania" - rinnovo programma assicurativo 28.02.2025 

 

Gent.mi tutti, buon pomeriggio. 

Con la presente - in considerazione della scadenza delle coperture assicurative della Società (28/02/2025) - si 

comunicano le quotazioni ottenute dalle Compagnie dei rischi in corso, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023. 

 Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori d’Opera RCT/O 

Compagnia: Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Durata: dalle ore 24:00 del 28/02/2025 alle ore 24:00 del 28/02/2026   

Frazionamento del premio: annuale 

Massimali RCT: € 10.000.000,00 

Massimali RCO: € 10.000.000,00 con sottolimite di € 5.000.000,00 per persona  

Condizioni normative: tutte come in corso 

Condizioni economiche: tutte come in corso 

- Opzione 1: franchigia € 3.000,00  (come in corso) - premio annuo lordo € 52.525,93  (in corso € 53.985,00) 

- Opzione 2: franchigia € 2.000,00 - premio annuo lordo € 55.444,04 

 RCA Libro Matricola + CVT (garanzie accessorie) 
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Compagnia: Vittoria Assicurazioni 

Durata: dalle ore 24:00 del 28/02/2025 alle ore 24:00 del 28/02/2026   

Frazionamento del premio: annuale 

Condizioni normative: tutte come in corso  

Nr. mezzi assicurati: 131   (in corso nr. 118, al netto delle movimentazioni nell’annualità) 

Condizioni economiche: tariffe tutte come in corso - premio annuo lordo € 78.278,86   (in corso € 

66.049,69,  al netto delle movimentazioni nel periodo) 

 

*** 

Per garantire la copertura dei rischi in continuità con le scadenze del 28/02/2025, rimaniamo in attesa Vs. 

determinazioni in merito e dei relativi CIG. 

Cordiali saluti, 

SP 

 

 
_______________________ 

Salvatore Petracca 

Account Executive Public Entities 

Corso Italia, 85 

95129 Catania 

Tel  +095 5938236 

Cell +39 331 6810798 

salvatore.petracca@magitaliagroup.com 

www.magitaliagroup.com   

 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. 

Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 

comunicazione. Grazie This message, for the Regulation UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee 
or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you 

have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and delete this message  

 

 


